Noe Rodriauez

De: Daniel Garcia <daniel.garcia@autoefectivo.com»

Enviado el: miércoles, 03 de mayo de 2017 01:09 p.m.

Para: ‘Noe Rodriguez’

cc: OLIVER EMPENOQS; 'VICTOR HERNANDEZ'

Asunto: RV: FR HONDA CITY 2010 NIU 000022216149 CUSTODIA DE EMPENOS VENTURA
Datos adjuntos: CARTA COMPROMISO FINANCIAMIENTO.docx; FR Honda City 2010.pdf

Buen dia Noe anexo FR de la unidad que te comente el dia Viernes por correo no me fue posible comunicarme
contigo pero te deje recado con Saul serias tan amable de confirmar de recibido y apoyarnos con el proceso de
ingresar esta unidad en custodia de EMPENOS VENTURA en cuanto a los documentos de propiedad podrias
indicarnos si ya fueron enviados a oficinas corporativas en atencién a Victor Hernandez por tu tiempo y atencion
Gracias!

-----Nensaje original-----

De: Daniel Garcia [mailto:daniel.garcia@autoefectivo.com]

Enviado el: viernes, 28 de abril de 2017 06:01 p.m.

Para: 'Noe Rodriguez' <noe.rodriguez@subastasventura.com>

CC: OLIVER EMPENOS (oliver.ramirez@autoefectivo.com) <oliver.ramirez@autocefectivo.com>; 'Victor Hernandez'
<victor.hernandez@autoefectivo.com>

Asunto: HONDA CITY 2010 NIU 000022216143 CUSTODIA DE EMPENQS VENTURA

Buen dia Noe y Saul les infarmo que hoy prestamos en nuestro esquema de financiamiento sobre un honda city
2010 la unidad no se puede entregar en cuanto a los documentos de propiedad favor de enviar a oficinas
corporativas en atencién a Victor Hernandez el dia martes en cuanto el cliente mande el a fr a nombre de EMPENOS
VENTURA se los hare llegar por este medio por su tiempo y atencién Gracias!



