Control de documentos
para decretar pérdida

ABA |35

CONTROL DE DOCUMENTOS PARA SOPORTE DE PERDIDA TOTAL

DATOS DEL SINIESTRO

No. De Siniestro:
Péliza:

Aseg/Terc:

KA20F043936
NA140001175
0

Referencia Bancaria de Salvamento KA20F043936S003
RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR

DATOS DEL VEHICULO

Marca: DODGE

Tipo: ATTITUDE
Modelo: 2010

Serie: KMHCN4NCO0AU354292

Observaciones del

ENTREGA

Volante original de Valuacién N/A
Valuacién Mitchel Sl
Presupuesto deTaller o Agencia No
Cuadro comparativo y/o cotizaciones de partes Si
Soporte de Valor del vehiculo (Ebc, Kbb, etc.) Si
Copia Factura de Origen No
Fotografias del vehiculo (En sistema) Si
Formato Mdltiple para ajustes de Reserva No
Asesoria de Auto Relevo Si
Consulta SAP Si
REPUVE
Ubicacién VENTURA

valuador: PT

Observaciones del

DOCUMENTOS ENTREGADOS AL CLIENTE

De acuerdo a las condiciones generales de la pdliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega
al cliente de los siguientes documentos:

Lista de documentos requeridos para la indemnizacién de Pérdida Total

Carta para baja de placas

Placas del vehiculo

Formato de identificacion del Cliente (PLD)
Carta de retiro de placas

Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas

cliente:

RECIBI
Si

Fecha de entrega de

Valor comercial, Valor factura o SA

Perdida total técnica:

% de darios

Valor Restos

% Valor Restos

RESUMEN EJECUTIVO

valuacion

55,800.00 Mes

79%

/Ll

19,530.00

Nombre, firma y sello de valuador:

Fecha de Sin: 11/06/2020

Michell MO
Refacciones

Total de dafios

Dias:

Pagina:

-43993

1]

14,099.40

30,159.00

44,258.40

Nombre, firma y sello de Supervisor

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total



Fernandez, Edgar Intl (Mexico)

From: Mercado, Luis Miguel

Sent: lunes, 7 de diciembre de 2020 02:32 p. m.
To: Fernandez, Edgar Intl (Mexico)
Subject: RE: presupuesto pt KA20F043936

Buen dia.

Presupuesto Autorizado
Sirvase como sustitucion de firma autégrafa.
Favor de subir el presente al buzdn correspondiente.
Gracias.

Luis Miguel Mercado Perez

From: Fernandez, Edgar Intl (Mexico) <Edgar.Fernandez@chubb.com>
Sent: lunes, 7 de diciembre de 2020 10:50 a. m.

To: Mercado, Luis Miguel <Luis.Mercado@chubb.com>

Subject: presupuesto pt KA20F043936

Buen dia Luis,
Me puedes apoyar con este presupuesto de pérdida total,
gracias



