
VoBo GRUMA MA20I053995 Y MA201054005

Canavati, Daniel E. Intl (Mexico) <Daniel.Canavati@chubb.com>
Mar 07/12/2021 18:15
Para:  Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>
CC:  Carrizales, Ricardo Mauricio <Ricardo.Carrizales@chubb.com>

Buen dia Lorena
Adelante
 
 
 



Daniel Canavati

Auto Claims Manager Mty


 
From: Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com> 

Sent: martes, 7 de diciembre de 2021 03:50 p. m.

To: Canavati, Daniel E. Intl (Mexico) <Daniel.Canavati@chubb.com>

Cc: Carrizales, Ricardo Mauricio <Ricardo.Carrizales@chubb.com>

Subject: RV: SalvamentosPendientes_20211206.xlsx
 
Buen día Lic. Daniel,
 
Me podría apoyar por favor con su VoBo para los siniestros de GRUMA MA20I053995 Y MA201054005 ya que nunca se
dieron de alta en control vehicular y Ventura nos lo solicita para poder integrar los expedientes.
 
Observación por parte de Ventura: la situación podría derivar en posible retabulación o reclamación post venta del
comprador por la cantidad que le estaría cobrando control vehicular para dar de alta la unidad, esta podría ser elevada
debido a la fecha que se emitió la factura origen (el comprador estaría pagando el alta y los años a partir que se emitió la
factura a la fecha que la emplaque).
 
Quedo atenta,
Saludos!
 
CHUBB
Lorena Murillo Velázquez

Claims Loss Associate | Pérdida Total | Local Monterrey
 
Av. I. Morones Prieto 2424, Col. Sertoma, Monterrey, Nuevo León, México
(81) 81.22.22.00 Ext. 2078

lorena.murillo@chubb.com
 

De: Jose Armando García Dávila <jgarciad@g-ventura.com> 

Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 03:44 p. m.

Para: Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>

CC: Cristina Aseret Gonzalez Cavazos <cgonzalez@g-ventura.com>; Badillo, Edith A. Intl (Mexico)
<Edith.Badillo@Chubb.com>; Gomez, Laura Intl (Mexico) <Laura.Gomez@Chubb.com>

Asunto: [EXTERNAL] RE: SalvamentosPendientes_20211206.xlsx
 
Buenas tardes Lore, revisamos el tema del expediente MA20I054005-0, Dadas las circunstancias que me
comentaron, que la unidad no se ha rodado y no se ha dado de alta; lo podemos comercializar con la autorización
de gerencia, pero no omito mencionar que la situación podría derivar en posible retabulación o reclamación post
venta del comprador por la cantidad que le estaría cobrando control vehicular para dar de alta la unidad, esta
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podría ser elevada debido a la fecha que se emitió la factura origen (el comprador estaría pagando el alta y los
años a partir que se emitió la factura a la fecha que la emplaque).
 
Quedo atento, saludos.

De: Jose Armando García Dávila <jgarciad@g-ventura.com>

Enviado: martes, 7 de diciembre de 2021 12:19

Para: Gomez, Laura Intl (Mexico) <Laura.Gomez@Chubb.com>; Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>; Badillo,
Edith A. Intl (Mexico) <Edith.Badillo@Chubb.com>

Asunto: RE: SalvamentosPendientes_20211206.xlsx
 
Buen día, solcito de su apoyo con los siguientes comentarios:
 

LORENA MA20I054005 0 HINO CHASIS CABINA
PENDIENTE PERMISO DE CIRCULACIÓN DE

CONTROL VEHICULAR MÁS AUTORIZACIÓN DE
GERENCIA POR NO TENER PAGOS DE TENENCIA

LORENA MA21D018174 0 NISSAN CHASIS CABINA
VIN EN FACTURA FINAL VIENE CON ESPACIO Y DEBE

IR TODO JUNTO, EL NÚMERO MOTOR ESTA MAL
ESCRITO.

 
Quedo atento, Saludos.

De: Gomez, Laura Intl (Mexico) <Laura.Gomez@Chubb.com>

Enviado: martes, 7 de diciembre de 2021 10:50

Para: Jose Armando García Dávila <jgarciad@g-ventura.com>; Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>

Cc: Badillo, Edith A. Intl (Mexico) <Edith.Badillo@Chubb.com>

Asunto: SalvamentosPendientes_20211206.xlsx
 
Buen dia
 
Se envía bitácora y entrega de expedientes en físico para el día de hoy, @Murillo, Lorena nos apoyas con la dirección del
siniestro que cuenta con folio virtual
 
Saludos

This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, and may be confidential, non-public,
proprietary, and/or protected by the attorney-client or other privilege. Unauthorized reading, distribution, copying or other
use of this communication is prohibited and may be unlawful. Receipt by anyone other than the intended recipient(s) should
not be deemed a waiver of any privilege or protection. If you are not the intended recipient or if you believe that you have
received this email in error, please notify the sender immediately and delete all copies from your computer system without
reading, saving, printing, forwarding or using it in any manner. Although it has been checked for viruses and other malicious
software ("malware"), we do not warrant, represent or guarantee in any way that this communication is free of malware or
potentially damaging defects. All liability for any actual or alleged loss, damage, or injury arising out of or resulting in any
way from the receipt, opening or use of this email is expressly disclaimed.
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