et ons - New G2
Losya -

8

n/{,_lqga\’fz n

_ 48087534

DATOS DEL SINIESTRO DATOS DEL VEHICULO

No. De Siniestro: MA19K091384 Marca: HONDA

Bien Sec i B Tipo: CIVIC

Péliza: KG142006561 0 Modelo: 2007

Referencia Bancaria de Salvamento MA19K091384 s003 Serie: 1HGFA168X7L908735

I N DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL VALUADOR I

ENTREGA

Volante original de Valuacién Si

Valuacién Mitchel Si

Presupuesto deTaller o Agencia Si 1 Condicion de Venta |
Cuadre comparativo y/o cotizacicnes de partes Si Ventura Chub!|

Soporte de Valor del vehiculo (Ebe, Kbb, etc.) Si Para Reperar X Normal

Copia Factura de Origen Si No Apto para Circular Chatarra

Fotografias del vehiculo (En sistema) Si Chatarra Incosteable

Formato Miltiple para ajustes de Reserva N/A Venta Virtual Fuera de CS Ventura
Asignacion de Auto Relevo N/A

Consulta SAP Si

REPUVE (reporte de robo) Si

Folio Ventura NIU Si

Fecha de traslado Si AFECTACION DE RESERVA

Ubicacién SUBASTAS VENTURA $

Observaciones del valuador:

DOGUMENTOS

Z
i

2 NTE
De acuerdo a las condiciones generales de la pdliza la unidad ha sido determinada perdida total, realizando entrega
al cliente de los siguientes documentos:

RECIBI
Lista de documentos requeridos para la indemnizacién de Pérdida Total Si
Carta para baja de placas Si
Placas del vehiculo Si
Formato de identificacién del Cliente (PLD) Si
Carta de retiro de placas Si
Carta de retiro de pertenencias y/o adaptaciones no amparadas Si

Observaciones del cliente:

05/11/2019 il 02/11/2019 Dias:

82,100.00

Fecha de entrega de valuacion

Valor comercial, Valor factura o SA

i

Perdida total técnica:

| ] Michel 1O

% de dafios I 98% ] Refacciones
l | Tota de darios
| 33% |

cHuBeg TOTAL
Claudia Garcla ERIK SOTELO

Nombre, firma y sello de Supervisor

Valor Restos 27,093.00

% Valor Restos

|

Nombre, firma y sello de Administrativa de Perdida total



RE: MA19K091384 - 1 VoBo # Motor

Salinas, Julio Cesar <Julio.Salinas@chubb.com>
Mié 10/08/2022 10:05

Para: Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>
Buenos dias Lorena

Adelante con el proceso
N

From: Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>
Sent: miércoles, 10 de agosto de 2022 09:43 a. m.
To: Salinas, Julio Cesar <Julio.Salinas@chubb.com>
Subject: MA19K091384 - 1 VoBo # Motor

Buen dia Lic. Julio,
Me apoya por favor con su VoBo para el siniestro MA19K091384 - 1.

De este siniestro Ventura nos marca que hay diferencia en el # Motor fisico y en la factura, con su VoBo podemos
integrar el expediente y proceder con la venta del Salvamento.

Quedo atenta,
Muchas gracias,
Saludos!

MA19K091384-1 numero motor fisico:

NO. DE MOTOR

RIBA1Z4E2807

CHUBB

Lorena Murillo Velazquez
Claims Loss Associate | Pérdida Total | Local Monterrey



Av. 1. Morones Prieto 2424, Col. Sertoma
C.P. 64710, Monterrey, N.L., México

(81) 81.22.22.00 Ext. 2078
lorena.murillo@chubb.com

jgarciad@g-ventura.com

Laura.Gomez@Chubb.com Edith.Badillo@Chubb.com
Lorena.Murillo@Chubb.com

Ricardo.Carrizales@chubb.com

Buenas tardes, les comparto comentarios:

DIFERENCIA NUMERO
LORENA | MA19K091384 1 HONDA CIVIC MOTOR FISICO VS

FACTURA

MA19K091384-1 numero motor fisico:

NO. DE MOTOR

MA19K091384-1 numero motor factura:

R18A1Z6E2807

Saludos.

De: Gomez, Laura <Laura.Gomez@Chubb.com>

Enviado: martes, 9 de agosto de 2022 10:18

Para: Jose Armando Garcia Davila <jgarciad@g-ventura.com>

Cc: Badillo, Edith Abigail <Edith.Badillo@Chubb.com>; Murillo, Lorena <Lorena.Murillo@Chubb.com>; Carrizales,
Ricardo Mauricio <Ricardo.Carrizales@chubb.com>

Asunto: SalvamentosPendientes_20220809.xlsb
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