


RE: MA22B010809
Canavati, Daniel E. Intl (Mexico) <Daniel.Canavati@chubb.com>
Jue 04/08/2022 10:02
Para: Badillo, Edith Abigail <Edith.Badillo@Chubb.com>
Adelante
 
 
 

 
Daniel Canavati 
Auto Claims Manager Mty 

 
From: Badillo, Edith Abigail <Edith.Badillo@Chubb.com>  
Sent: jueves, 4 de agosto de 2022 09:59 a. m. 
To: Canava�, Daniel E. Intl (Mexico) <Daniel.Canava�@chubb.com> 
Subject: RE: MA22B010809
 
Buenos días Daniel
 
Me apoya por favor con el VoBo para con�nuar con el pago
 
Gracias
 

Abigail Badillo
Claims Loss Associate, Siniestros Autos Monterrey
 

 
De: Selene Marcela Garcia Ibarra <sgarcia@g-ventura.com>  
Enviado el: miércoles, 3 de agosto de 2022 04:14 p. m. 
Para: Badillo, Edith Abigail <Edith.Badillo@Chubb.com>; Edgar Alan Cossio Garcia <ecossio@g-ventura.com> 
Asunto: [EXTERNAL] Re: MA22B010809
 
Hola Edith 
Si pasa con el vobo ya que si se puede validar con el folio y tomando en cuenta que nos apoyaremos con
ustedes en caso de que el cliente tenga algún problema para hacer algún trámite. 

De: Badillo, Edith Abigail <Edith.Badillo@Chubb.com> 
Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 16:02 
Para: Selene Marcela Garcia Ibarra <sgarcia@g-ventura.com>; Edgar Alan Cossio Garcia <ecossio@g-ventura.com> 
Asunto: MA22B010809
 
Buen dia 

Me podrías confirmar si con vobo de gerencia se podría pasar a venta normal 
Ya que la segunda factura no trae código qr ni cer�ficado del Sat, anexo validación 
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 Al pendiente 

Abigail Badillo 
Claims Loss Associate, Siniestros Autos Monterrey


